TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO Q?

Ik !
‘\'-\ .
N COBIERND .

TABLA PARA COTIZAR - REGION BAYAMON \Yo—~ ° /|
=
TERMINO DE
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGA VIDA UTIL
Importado USA y
Local sus territorios Importado del Extranjero
1|Biftec de Res Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa
pléstica sellada al vacio con 38 a 48 cortes. NO BID
Cada corte con un peso minimo de 3% onza
y méximo de 5 onzas. 5
2|Masitas de Res Caja de 10 lbs. que contendrd una bolsa
plastica sellada al vacio con 10 Ibs. del NO BID
producto.
3|Molida de Res Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
pléastica sellada al vacio con 10 Ibs. del NOBID
producto.
4|Fajitas de Res Caja de 10 Ibs. que cantendra una bolsa
pldstica sellada al vacio con fajitas cortadas
NO BID
no mayor de 4"de largo y no mayor de %4"de
grosor.
S|Ajo Pelado Envase plastico transparente de 1 Ib. NO BID
6|Batata Saco 50 tb. NOBID
7|Calabaza Saco 50 [b. NOBID
8|Cebolla Amarille  [g500501b. NOBID
9|Condimento Frasco pléstico o de cristal en tamafio de 16
bneas NOBID
10|Condimento Frasco pldstico o de cristal en tamafio de 32 | \~gp
onzas.
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4 TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616 [ eom/
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICGLAS -M. & £t
) PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | Q \\!“ mn._u. H
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO Y % ;
TABLA PARA COTIZAR - REGION BAYAMON / ) I.\ﬂ\ \ ¢
L,..WQ TI\Q\A.
TER SEL Z\, 2
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGA | VIDA UTIL
Importado USA v
Local sus territorios importado de! Extranjero
i1 | . Caj i .
Lechuga Mesclum |Mazo de 1 lb. Caja con 6 unidades. Peso 30,00 6 dias 2 samanas
neto 6 lbs.
12(Lechuga Cabeza de 1 Ib. Caja 24 unidades
! NOBID
Americana
13 i i
Lechuga Tropicana |Mazo de 10 a 12 onzas por bolsa. Caja de 16 33,60 6 dias Py ——
bolsas.
14|Lechuga Romana |Mazo de 12 a 16 onzas. Caja 16 bolsas. 33.60 6 dias 2 semanas
15|Name Caja 50 lbs. NO BID
16|Papas Frescas Saco 50 Ibs. Producto no menos de 24" de
didmetro y un peso no menor de 5 onzas. NO BID
17|Pimientos Verdes |Caja 20 Ibs. NQ BID
18| pldtano Maduro  |Caja 40 lbs. Producto no menor de 8
NO BID
puigadas.
19|Platano Verde Caja 40 |bs. Producto no menor de 8 5 S dis
pulgadas. 8.00 s 2semanas
20|Repollo Fresco Saco 50 Ibs. Producto no menos de 2 libras.
NOBID
21| Tomate Fresco Caja 25 Ibs. Producto con didmetro no
NOBID
menor de 2 pulgadas.
22|7anahoria Fresca |Peso neto 1 lb. NO BID

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION BAYAMON

TERMI Qnmm!_mmn\

PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNATARIO ENTREGA VIDA UTIL
Importado US4 w
Local sus terrltorios Importado del Extranjero
23|China Mondada  |Caja de cartdn con 60 unidades separadas
por papel de estraza. Peso neto puede NO BID
fluctuar entre 18.75 a 26.25 libras.
28(Guineo Maduro  |Caja 40 Ibs. Largo no menor de 6 pulgadas. NOBID
25|jugo de China Caja de 50 "pouches" Contendd una bolsa
pldstica de alta resistencia con 50 "pouches" NOBID
y 50 sorbetos envueltos individualmente.
26/ Meldn de Agua Caja 65 [bs. Medida aprox. de8a1l

pulgadas de largo, de didmetro de 102 12 NO BID
pulgadas y un peso aprox. de 8 a 14 libras.

27|Meldn Cantaloupe |Caja 35 Ibs. Debe tener un didmetro aprox.
de 5%" y un peso aprox. De 27 onzas. NOBID

28| Melén Honeydew |Caja 25 Ibs. El peso puede fluctuar entre 3%
a5 lbs.

29|Caderas de Pollo  |Caja de 10 Ibs. que contendré 2 bolsas
plasticas selladas herméticamente, con 13
caderas por bolsa con un peso de 5 bs. cada| NOBID
bolsa para un total de 26 unidades por caja
de 10 Ibs.

NOBID

Este programa garantiza igualdad de oportunidades. @ Alvin Gonzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.

(787) 365-9661




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616

PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION BAYAMON

PARTIDA

PRODUCTO

UNIDAD PRECIO UNITARIO

ENTREGA

VIDA UTIL

Importado USA y
Local sus territorios

Impartado del Extranjero

30

Corned Beef
Fresca

Caja de 10 lbs. que contendra 2 rollosde 5

libras del producto. NOEID

31

Hamburguer de
Carne de Res

Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa
pléstica sellada al vacio con 40 unidades de
hamburguesa, con delineador de carton
encerado, con un peso minimo de 3.8 onzas
y un maximo de 4 onzas, cada una.

NOBID

32

Hamburguer de
Carne de Cerdo

Caja de 10 Ibs. gue contendrd una bolsa
pldstica sellada al vacio con 54 unidades de
hamburguesa, con delineadeor de cartén
encerado, con un peso neto de 3 onzas,
cada una.

NOBID

33

Hamburguer de
Pollo

Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa
pléstica sellada al vacio con 54 unidades de
hamburguesa, con delineador de cartén
encerado, con un peso neto de 3 onzas,
cada una.

NO BID

34

Nuggets de Pollo

Caja de 10 Ibs. empacado en niveles
utilizando divisores de papel o material
aprobado para estar en contacto con
alimento. Contendrd 235 Nuggets para un

NOBID

peso neto de 10 lbs.

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
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un total de 144 tortillas y un peso neto
minimo de 13.5 Ibs. por cartén.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616 =~ :
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS ® ®
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS %/)D 0 w
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO G s
TABLA PARA COTIZAR - REGION BAYAMON N\~ <0/
A:u pe PV Uﬁ.
e
TERMINO DE
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGA VIDA UTIL
Importado USA vy
Local sus territoios Importado del Extranjero
35|Empanadas de Caja de 10 Ibs. empacado en niveles
Pollo utilizando divisores de papel o material
aprobado para estar en contacto con NO BID
alimento. Contendra 47 empanadas para un
peso neto de 10 Ibs.
36| Tirillas de Pechuga |Caja de 10 lbs. Que contendra bolsa plidstica
de Pollo sellada al vacio con 10 Ibs. del producto.
Cada cartén debe contener 53 raciones NOBID
apréximadas, en una base de racién de 3
onzas.
37| Tortilla de Trigo GE|Caja que contendra una bolsa pléstica de
de 10" de alta resistenca con 12 paquetes de 10
didmetro tortillas/ paquete para un total de 120 NOBID
tortillas y un peso neto minimo de 18.75 Ibs.
por cartén.
38| Tortilla de Trigo GE|Caja que contendra una bolsa pldstica con
de 8" de didmetro |12 paquetes de 12 tortillas/ paguete, con un
peso minimo de 1.125 Ibs. por paguete, para| NOBID

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616 JU
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCT 0OS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS ®
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO A
TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE \ S
é
TERMINO DE
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGA VIDA UTIL
Importado USA v
Local sus territorios importado del Extranjero
1{Biftec de Res Caja de 10 |bs. que contendra una bolsa
pléstica sellada al vacio con 38 a 48 cortes. NO BID
Cada corte con un peso minimo de 3% onza
y méximo de 5 onzas.
2|Masitas de Res Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
pléstica sellada al vacfo con 10 Ibs. del NO BID
producto.
3|Molida de Res Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa
pléstica sellada al vacio con 10 Ibs. del NO BID
producto.
4|Fajitas de Res Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa

pidstica sellada al vacio con fajitas cortadas NOBID
no mayor de 4"de largo y no mayor de "de

grosor.
5(Ajo Pelado Envase pléstico transparente de 1 |b. NO BID
5|Batata Saco 50 Ib. NOBID
7|Calabaza Saco 50 Ib. NOBID
8|Cebolia Amarillo  |Saco 50 Ib. NOBID
8| Condimento Frasco pléstico o de cristal entamafio de 16 | nogiD
onzas
10| Condimento Frasco plastico o de cristal en tamafio de 32 NG BID
onzas.
11|Lechuga Mesclum |Mazo de 1 |b. Caja con & unidades. Peso 3000 P —
neto 6 lbs.

[ 4

Este programa garantiza igualdad de oportunidades. @ Alvin Gonzilez <omw
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.

(787) 365-9661




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE

PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO
Importado USA y
Local sus territorios importado del Extranjero
12 i i
_.mn::.mm Cabeza de 1 Ib. Caja 24 unidades NOBID
Americana
13|Lechuga Tropicana |Mazo de 10 a 12 onzas por bolsa. Caja de 16
33.60 6dlas 2 semanas
bolsas.
14Lechuga Romana _[Mazo de 12 a 16 onzas. Caja 16 bolsas. 33.60 6dlas 2 semanas
15|Name Caja 50 Ibs. NOBID
16| Papas Frescas Saco 50 Ibs. Producto no menos de 24" de
didmetro y un peso no menor de 5 onzas. NO BID
17|Pimientos Verdes |Caja 20 Ibs. NO BID
18|platano Maduro  |Caja 40 Ibs. Producto no menor de 8
pulgadas. NOBID
18| pl4tano Verde Caja 40 Ibs. Producto no menor de 8
. 28.00 6 dias 2 semanas
pulgadas.
20|Repollo Fresco Saco 50 lbs. Producto no menos de 2 libras.
NOBID
21|Tomate Fresco Caja 25 Ibs. Producto con didgmetro no
menor de 2 pulgadas. NO BID
22(Zanahoria Fresca
NOBID
Peso neto 1 b,

(® Hidropénico
W Alvin Gonzilez Vega
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Este programa garantiza igualdad de oportunidades.




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE o
b
TERMINO
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGA
Importado USA y
tocal sus territorios Importado del Extranjero

23|China Mondada  |Caja de cartén con 60 unidades separadas

por papel de estraza. Peso neto puede NOBID

fluctuar entre 18.75 a 26.25 libras.
24|Guineo Maduro  |Caja 40 Ibs. Largo no menor de 6 pulgadas.

NOBID

25)Jugo de China Caja de 50 "pouches" Contends una bolsa

pléstica de alta resistencia con 50 "pouches" NOBID

y 50 sorbetos envueltos individualmente.
26| Meldn de Agua Caja 65 Ibs. Medida aprox. de 8 a 11

pulgadas de largo, de didmetro de 10a 12 BB

pulgadas y un peso aprox. de 8 a 14 lihras.
27|Melén Cantaloupe |Caja 35 Ibs. Debe tener un didmetra aprox.

de 5%" y un peso aprox. De 27 onzas. NO BID
28|Melén Honeydew |Caja 25 Ibs. El peso puede fluctuar entre 3%

a5lbs. NOBID

D Hidropénico

@  Alvin Gonzilez Vega

Este programa garantiza igualdad de oportunidades. Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, PR.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616

PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
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PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS o \M@Q
o) %

Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE

a./..m,....\
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"
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TERMI me%aﬂ\
ENTREGA | VIDA UTIL

PARTIDA PRODUCTO UNIPAD PRECIO UNITARIO
Importado USA y
Local sus territorios importado del Extranjero
29|Caderas de Pollo  |Caja de 10 Ibs. que contendra 2 bolsas

plasticas seliadas herméticamente, con 13
caderas por bolsa con un peso de 5 Ibs. cada| NOBID
bolsa para un total de 26 unidades por caja
de 10 Ibs.

30|Corned Beef Caja de 10 Ibs. que contendra 2 rollos de 5
Fresca libras del producto. NOBID
31 Hamburguer de  [Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa

Carne de Res

pléstica sellada a! vacio con 40 unidades de
hamburguesa, con delineador de cartén NOBID
encerado, con un peso minimo de 3.8 onzas
y un maximo de 4 onzas, cada una.

32|Hamburguer de  |Caja de 10 lbs. que contendré una bolsa
Carne de Cerdo plastica sellada al vaclo con 54 unidades de
hamburguesa, con delineador de cartén NOBID
encerado, con un peso neto de 3 onzas,
cada una.
33|Hamburguer de  |Caja de 10 Ibs. que contendrd una bolsa
Pollo pléstica sellada al vacio con 54 unidades de

hamburguesa, con delineador de cartén NOBID
encerado, con un peso neto de 3 onzas,
cada una.

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE

A
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO .u\ Ty
importado USA y _w | = m
Local sus territorios Importado del Extranje / .uu ]
34| Nuggets de Pollo  |Caja de 10 Ibs. empacado en niveles w__ \.
utilizando divisores de papel o material x\
aprobado para estar en contacto con NOBID

alimento. Contendra 235 Nuggets para un
peso neto de 10 lbs.

35|Empanadas de Caja de 10 Ibs. empacado en niveles
Pollo utilizando divisores de papel o material
aprobado para estar en contacto con NO BID

alimento. Contendrd 47 empanadas para un
peso heto de 10 Ibs,

36| Tirillas de Pechuga |Caja de 10 Ibs. Que contendra bolsa pldstica
de Pollo sellada al vacio con 10 lbs. del producto.
Cada cartdén debe contener 53 raciones NOBID
apréximadas, en una base de racion de 3
onzas.

37|Tortilla de Trigo GE|Caja que contendra una bolsa plastica de

de 10" de alta resistenca con 12 paquetes de 10

didmetro tortillas/ paquete para un total de 120 NOBID
tortillas y un peso neto minimo de 18.75 Ibs.
por cartén.

O Hidropénico
@  Alvin Gonzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.

(787) 365-9661

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA #2 SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS .
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
1o 7

TABLA PARA COTIZAR - REGION PONCE

TERMINO DE
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ENTREGAY O
Importado USA y h <
Lozsl sus territorios importado del Extranjero S

3

5]

Tortilla de Trigo GE|Caja que contendré una bolsa plastica con
de 8" de didmetro |12 paquetes de 12 tortillas/ paquete, con un
peso minimo de 1.125 lbs. por paquete, para|  NOBID
un total de 144 tortillas y un peso neto
minimo de 13.5 Ibs. por cartdn.

y
C® Hidropénico
@ Alvin Gonzilez Vega
Este programa garantiza igualdad de oportunidades. Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616

PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO

onzas.

TERMINO
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO DE ENTREGA
Importade USAy Importado del
Local sus territorios Extranjero
1| Biftec de Res Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
pléstica sellada al vacfo con 38 a 48 cortes. NO BID
Cada corte con un peso minimo de 3% onza
y maximo de 5 onzas.
2|Masitas de Res  |Caja de 10 Ibs. que contendrs una bolsa
plastica sellada al vacio con 10 lbs. del NO BID
producto.
3|Molida de Res Caja de 10 |bs. que contendra una bolsa
pléstica sellada al vacio con 10 Ibs. del NO BID
producto.
4|Fajitas de Res Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
pléstica sellada al vaclo con fajitas cortadas
no mayor de 4"de largo y no mayor de %"de NO BID
grosor.
5|Ajo Pelado Envase plastico transparente de 1 Ib. NO BID
6|Batata Saco 50 Ib. NO BID
7|Calabaza Saco 50 Ib, NO BID
8|Cebolla Amarillo  [saco 50 th. NO BID
9|Condimento Frasco plastico o de cristal en tamafio de 16 NOBID
onzas
10| Condimento Frasco pldstico o de cristal en tamafio de 32
) NO BID

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
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TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTC RICO
TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO
TERMINO
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO DE ENTREGA| VIDA UTIL
Importado USA y Importado del
Local sus territorios Extranjero
11]Llechuga Mesclum |Mazo de 1 Ib. Caja con 6 unidades. Peso 30,00 6 dias 2 semanas
neto 6 lbs.
12|l echuga Cabeza de 1 Ib. Caja 24 unidades NOBID
Americana
13 i
_.mn_.,m_mm Mazo de 10 a 12 onzas por bolsa. Caja de 16 33.60 6 dias 2 semanas
Tropicana bolsas.
14|Lechuga Romana_|Mazo de 12 a 16 onzas. Caja 16 bolsas. 33.60 B dias 2 semanas
15|Name Caja 50 Ibs. NOBID
16(Papas Frescas Saco 50 Ibs. Producto no menos de 2%" de
didgmetro y un peso no menor de 5 onzas. NO BID
17|Pimientos Verdes
Caja 20 Ibs. s
18(Platano Maduro  [Caja 40 Ibs. Producto no menorde 8
pulgadas. NOBID
19|pi3 i
Platano Verde Caja 40 ibs. Producto no menor de 8 28.00 6 dias 2 semanas
pulgadas.
20|Repollo Fresco Saco 50 Ibs. Producto no menos de 2 libras.
NOBID
21|Tomate Fresco  |Caja 25 Ibs. Producto con didmetro ne NOBID
menor de 2 pulgadas.
22(Zanahoria Fresca
NOBID
Peso neto 1 lb.

1Adroponico
@ _ Alvin Gonzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, PR.

(787) 365-9661

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO

oy
Wy
B
@
ASG
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO (D TREG \d IDA UT! §
= e b

-,
Importado USAy Importado del «

Local sus territorios Extranjero f\“v\nx) i g O

23|China Mondada  |Caja de cartén con 60 unidades separadas S PYERTO A3

por papel de estraza. Peso neto puede NO BID -

fluctuar entre 18.75 a 26.25 libras.
24|Guineo Maduro | Caja 40 Ibs. Largo no menor de 6 pulgadas.

NO BID

25|Jugo de China Caja de 50 "pouches® Contend4 una bolsa

plastica de alta resistencia con 50 "pouches” NOBID

y 50 sorbetos envueltos individualmente.

26/Melén de Agua  |Caja 65 Ibs. Medida aprox. de 8 a 11
pulgadas de largo, de didmetro de 10 a 12 NO BID
pulgadas y un peso aprox. de 8 a 14 libras.

27|Meldn Caja 35 Ibs. Debe tener un didmetro aprox.
Cantaloupe de 5%" v un peso aprox. De 27 onzas. NOBID

28| Melén Honeydew |Caja 25 Ibs. El peso puede fluctuar entre 3%

N
a5 lbs. OBID

- ! & -
C® Hidropénico
@ Alvin Gonzilez Vega
Este programa garantiza igualdad de oportunidades. Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.

(787) 365-9661




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616

PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO

PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO

Importado USAy Importado del
Local sUs territorios Extranjero

25|Caderas de Pollo |Caja de 10 Ibs. que contendra 2 bolsas

pldsticas selladas herméticamente, con 13
caderas por bolsa con un peso de 5 |bs. cada| NOBID
bolsa para un total de 26 unidades por caja

de 10 Ibs.
30| Corned Beef Caja de 10 Ibs. que contendrd 2 rollos de 5
Fresca libras del producto. NOBID
31[Hamburguerde [Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
Carne de Res pidstica sellada al vacfo con 40 unidades de
hamburguesa, con delineador de cartén
. NOBID
encerado, con un peso minimo de 3.8 onzas
y un médximo de 4 onzas, cada una.
32|Hamburguer de  [Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
Carne de Cerdo | pléstica sellada al vaclo con 54 unidades de
hamburguesa, con delineador de cartén NOBID
encerado, con un peso nete de 3 onzas,
cada una.
33|Hamburguer de  |Caja de 10 Ibs. que contendra una bolsa
Pollo plastica sellada al vaclo con 54 unidades de
NOBID

hamburguesa, con delineador de cartén
encerado, con un peso neto de 3 onzas,

cada una.

O Hidropoénico

@ Alvin Gonzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, P.R.

(787) 365-9661

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616

PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUASICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROREQ DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

2
TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO \@2.%
4 N T
/[ 856z
TERWINO in w
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO @ N{REGA(| ® i
< /l
<
Importado USA y Importado del /W\Y
Lol sus territorios Extranjero 0.
34|Nuggets de Pollo |Caja de 10 Ibs. empacado en niveles /Ph.mmm m m w
utilizando divisores de papel o material
aprobado para estar en contacto con NOBD
alimento. Contendrd 235 Nuggets para un
peso neto de 10 {bs.
35|Empanadas de Caja de 10 ibs. empacado en niveles
Pollo utilizando divisores de papel o material
aprobado para estar en contacto con NOBID
alimento. Contendra 47 empanadas para un
peso neto de 10 Ibs.
36|Tirillas de Caja de 10 lbs. Que contendrd bolsa pléstica
Pechuga de Pallio [sellada al vacio con 10 Ibs. del producto.
Cada cartdn debe contener 53 raciones NOBID
aproximadas, en una base de racién de 3
onzas.
37| Tortilla de Trigo  |Caja que contendré una bolsa plastica de
GE de 10" de alta resistenca con 12 paguetes de 10
didmetro tortillas/ paquete para un total de 120 NO B>

tortilias y un peso neto minimo de 18.75 Ibs.

por cartén,

Este programa garantiza igualdiad de oportunidades.

(® Hidropénico
W Alvin Gonzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, PR.

(787) 365-9661




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA SUBASTA 22-0616
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PARA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AG ROPECUARIAS
Y TODAS LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA PARA COTIZAR - REGION ARECIBO

R.zz__zo\
PARTIDA PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO DE ENTREG
Importado USA y importado del ’
Local sus territorios Extranjero
38|Tortilla de Trigo  |Caja que contendra una bolsa plastica con
GE de 8" de 12 paguetes de 12 tortillas/ paquete, con un
didgmetro peso minimo de 1.125 Ibs. por paquete, para

‘ NO8ID
un total de 144 tortillas y un peso neto

minimo de 13.5 Ibs, por cartén.

» -
D Hidropénico
W  Alvin C'ynzilez Vega
Carr.149 K18.8 Bo. Pesa Ciales, PR,

(787) 365-9661

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.



Subasta Formal Ndm, 22-0616

mon Pl
.

Administracion de Servicios Generales
Gobierno de Puerto Rico

OFERTA DEL LICITADOR

Fecha: /2/ 1oy o e /[ 22/

/// dro wﬂ 1COS /]/um Goenwler [ega
Nombre Compatiia/ No. Licitador

[v] Negocio privado, [ ]Corporacién, o [ ] Asociacién, por la presente samete su oferta.
Seguro Social Patronal: __ [,/ 04 S 8/

Hacemos constar que ‘hemos leido todas las instrucciones, términos, condiciones y cléusilas del pliego de
subastas; que enténdeinos y aceptamos cumplir con todas las chusulas contenidas en éstos y en el confrato,

La diréccién sometida con esta oferta es la direccién donde recibimos nuestra.correspendencia.

Yo, / / Y171 fZ’/? ”’d/é’L (, /dga , CERTIFICO gue estoy autorizado a firmar esta oferta y mi
nombre y firma constan registiadas ed el Reglstro de Licitadores.

Dlvin Goprates Vo =L /ﬁ?m*a Yoy Lppudide

"~ Nombre en letra de molde ./ / " Firma Puesto 0 cargo que ogupa

Diregcitn Postal: Direccién Fisica:
D Lol 285 Carr [%9 K¢
Luafec, V- 00638 Lorrio frsas
Clals - 00638
Nimezo de Teléfono y Fax: Correq ElectrGnico;

Z¢ e/ @luinscreens 22. ~a3¢/69 j? ma:‘/ com

Corporacién Forinea

Numero de Teléforio y Fax

Direccion
Page 53 of 57
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ANEIGIV

Adrministracién de Servicios Generales
Gobierno de Puerto Rico

DECLARACION JURADA PARA. NEGOCIOS DE TIPO INDIVIDUAL

Yo, //b Y4 /767/" 74%‘[ //7aa en mi cardcter persona! mayor de édad, (estado civil) 56//( +0
(profesion) ({1 u [for / , ¥ vecino de__ (/g /ég . /jf s bgjo el mis solemne Juramento,
DECLARO LO: éIGUIENTB.

1.. Que mi nembre y demés circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

2. Que comparezce como duefio de; fiegocie de tipo individual.

3. Que nombre comercial de mi negocio (DBA) (st aplica), es el siguiente,
/7// rogp (s Aluin Canzile,. Vaja

4. Que el propésito del negocio individusl que represento es proveer los signientes bienes; obras y/o servicios a las
distintas agencias gubernamentales, corporaciones pliblicas y municipios que llevén a cabo procesos de ¢ompra
de bienes y servicios no profesionales; Ol aa /?/)/’Vr’c?/ A /7—_(’0 ﬂ/ (’dz?d ,l//

l//f’%/ijf?i- /ﬁ/c?/ﬂ//?cf Vafc/.é,

3. Que las sigiiéntes personas, cuyas firnias aparecen én el presente docamento, estén autorizadas a nombre yen
representacién del negocio, a firmar las ofertas que ss sometan como parte de [o§ procesos de comipra de bienes
¥ servicios no profesionales que se lievér a sabo por las distintas se #gencias, corporaciones pliblicas y municipios
del Gobierno de Puerto Rico.

6. Que las firmas de Ias personas que constan en el presente documento obligan al riegocio que fepresénto en todos
los procesos de.compra de bieries ¥ servicios no profesionales realizados por las agencias de la Rama Ejecutiva
del Gobiernio de Puerto Rico, carporaciones piblicas y municipios, Dé igual forma, dichas personas estén
autorizadas a firmar ofertas y suscribir todo tipo de documento requendo comc parte de dicha comparecencia.

A?/z/ﬂ /Z‘ﬂm/zw VZQ&L W; I /7/7&‘0;&)

No . i y posicién de persona at{tonmda a ﬁmlar ofertas

%depersonaautormdaaﬁrmarofaﬁas
'\ ; W i
A

. e ;ﬁs _;}'“Ei'én de persona autorizada a firmar ofertas




Subasta Formal Nim. 22-0616

ASG

*
7. Que suscribo la presente Declaracién Jurada con el propésito de eumplif con uno de Ios requisitos para ingresar

al Registro Unico de Licitadores (RUL) y para cualquier otro propésito administrativo v/o legal pertinente.

Y PARA QUE ASI CONSTE, juro y firmo la presente declaracién en, ﬁ / 6( /C’ = ~, Puerto Rico hoy,
/2 de flp il bre 8620 Z( |

I/ DECLARANTE
Testimonio Niimero: “\OO\
JURADA Y SUSCRITA ante mi por MUM QNM\QJ vy \/é’ Q ), de las circunstancias personales antes

\
mencionadas y a quien identifico mediante \ 1o, V600963 en_ O i al ©% , Puerto Rico,
hoy |2  deno ‘\e‘\m\m e de20 2 .

%“’“Z%
" "E% ‘fo\ \\

| O ‘e
“@;« ‘
NOTARIO PI‘IBLICO / Sl Y
v \ *75 \fi_y

9397
11/01/2021
$5.00

Sello de Asistencia Leqal
80013-2021-1101-50199029
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Administracion de Servicios Generales
‘Gobierno de Puerto Rico

AUTORIZACION DE DUENO O SOCIO PRINCIPAL DE NEGOCIO NO
INCORPORADO

ESTE FORMULARIO LO CUMPLIMENTARAN LOS DUENOS DE NEGOCIOS
NO REGISTRADOS O PARA CAMBIAR LA PERSONA AUTORIZADA EN EL REGISTRO
UNICO DE LICITADORES A FIRMAR OFERTAS

ﬁ /J/‘/"I’l /"Z’? 2dler Z/@” ad mayor de edad, _So /-é e , vecino de
@O/e( , Puerto Rico, /éon Seguro Social Patronal /& 06 4/ S8/ y duefio/socio
principal de 2/, /a( i 70/? 105 A/ i Gan z/ntég:u& 10 es una corporacién, por la presente AUTORIZO &
A10GGra [P d,-'?&.— 2. eomparecer en mi repr&sentacmn ¥ la del negocio antes mencionado en las

/
subastas del Gobierno de Puerto Rico, y me comprometo a honrar los precios ofrecidos por €l en estas subastas.

Dado hoy /7. de _ S20Yitm bre de20 2/ en /‘_y/d/ex » Puerto Rico.

///l/l.l’l 52?.’5‘/2 Za,/(p /ecjp\,

Nombre en letra de molde /

Jurada y suscrita ante mf, Ia ¢ “Autorizacion para Comparecer en Subastas del Gobierno de Puerto Rico® » €xpedida

5 g&i&enﬁﬁwdb fediante 1 - \G (9 o L\ ©3

12 4 WDy \'e‘\Mkl’G dez0 2.\,

(=1 )

1U20-00287443

Selle de Asistencia TRSI" ™
B0013-2021-1109-00518025



