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RFP 26J-02824

Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

Seleccion Maitiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicién de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico

Tioo de Pracios por Tiempo de Términos de
Partida Descripcién Licitador U": idad Cantidad Tipo de servicio o Recogido Garantia Comentarios Adicionales
Unidad | Disposicién 9
Este comentario aplica a todos las
CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL ) . . . partidas; se evaluara servicio si las
Disposicién de documentos |NORTE INC. P.T Caja |1a100caja $3.15 1 dia 3.5 dias N/A Lalas no estan en prier rivelzona
4 piblicos. Caja pequefia de 12" x de carga y por no tener elevador.
10" x 15" en la planta para la
trituracion INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja |1a100cqa $3.00 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Professional Records and Information , ! Certificado de
Management, LLC Caja [1a100cgja $3.50 24-48 Horas | 24-48 Horas Desiruccién N/A
Este comentario aplica a todos fas
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . 101 en . ) partidas: se evaluara servicio que
Disposician de documentos NORTE INC. P.T) Caja adelante $3.15 1dia 35 dias NiA comprometan la salud y seguridad
5 [|publicos. Caja pequefia de 127 x de nuestros empleados.
10" x 15" en la planta para la 101
trituracion INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja adelai?e $2.60 3 dias 3 dias 30 dias NIA
Professional Records and Information . 101 en Certificado de
Management, LLC Caja adelante $3.25 24-48 Horas | 24-48 Horas Destruccién N/A
CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . ] ) ! A
Disposicén de documentcs o ! Caa |1at00caa|  $250 1dia 3.5 dias NIA Ninguno
iblicos. Caj fia de 12"
3 p”ﬁ):‘fj 503125::(;]5?:33 e X |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja |1ai00caa|  $3.00 3 dias 3 dias 30 dias N/A
mévil af lugar para fa trituracion |Professional Records and Information . , Certificado de
Management, LLC Caja |1a100caa $4.00 2 Horas 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . 101 en ) ) Ni
Disposicion de documentos  [NCRTE INC. P.T) Cala adelante $250 1 dia &5 dies WA ngune
pliblicos. Caja pequefia de 12" x . 101 en . ) .
4 10" x 18" llevando |a unidad INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja adelante $2.60 Jdias 3 dias 30 dias N/A
mévil al lugar para la trituracion [Professional Records and Information . 101 en Certificado de
Management, LLC Caja sfslarite $3.50 3 Horas 24-48 Horas Destruceion N/A
CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL ) ) " . 5
Disposicién de documentos I(\JORTE INC. P.T) Caja 1a60caja $5.00 1 dia 3-5 dias N/A Ninguno
r !- . H n
5 p;‘g'ﬁce??ag;f:riz ‘;Z:Ia" INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caa |1a60caa| $495 3 dias 3 dias 30 dias N/A
trituracion. Professional Records and Information . ) Certificado de
Management, LLC Caja 1a60 caja $5.50 24-48 Horas | 24-48 Horas Destruccién N/A
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Seleccion Miltiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicion de Documentos Publicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL Cai 61en . . .
aja 4.95 1 dia 3-5 dias N/A Ninguno
Disposicién de documentos  [NORTE INC. P.T) ) adelante $
g | Piblicos. Caagrandede 19X oy ereper oF PUERTORICO, INC. Caja Giler 475 3 dias 3 dias 30 dias N/A
10" x 24" en la planta para la adelante
trituracion. Professional Records and Information , 61en Certificado de
N/A
Management, LLC Caja P— $5.25 24-48 Horas 24-48 Horas Destruccion
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL Cai A ) ) .
aja 1260 caja 4.95 1 dia 3-5 dias NfA Ninguno
Disposicion de documentos  [NORTE INC. P.T) ) : $
7 | publicos. Cajagrande de 15X |,y erorr oF PUERTO RICO, INC. Caa |1ab0caa| $495 3 dias 3 dias 30 dias NIA
10" x 24 llevando la unidad mavit
al lugar para la frituracion.  [Professional Records and Information . , Certificado de
N/A
Management, LLC Caja 1260 caja $5.75 2 Horas 24-48 Horas Destruccién
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL Cai 61en ) : .
aja 4.20 1 dia 3-5 dias N/A Ninguno
Disposicion de documentos  [NORTE INC. P.T) ) adelante $
pubticos. Caja grande de 15" x . 61en . 34i .
. g as 30 dias N/A
8 107 x 24 llevando la unidad mévil INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC Caja adelante $4.75 3 dias di i
al lugar para la trituracion. | professional Records and Information . 61en Certificado de
N/A
Management, LLC Caja alBlane $5.50 3 Horas 24-48 Horas Destruccion
$1.15 por caja
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL Cal U ) - Segun volumen y estado del
na o $550.00 por 1dia 3-5 dias N/A . . .
Costo adicional por cajas que se|[NORTE ING. P.T) da :’n,n fhera po material se dispondra el material
9 encuentre en mal estado, no
ma"elab'zgzz‘:m'”ada Y |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja Una $145 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Professional Records and Information . Certificado de
NIA
Management, LLC Caja Una $5.00 2448 Horas | 24-48 Horas Destrucaion
Agencia tiene la opcion de llevar
Disposicién de documentos {CURF; CORINTARIZRECICEAIC BEL Caja Una $4.20 1 dia 3-5dias N/A documentos a nuestra planta
i iclai i NORTE INC.P.T) ubicada en Areciba
pdblicos y reciclaje por caja
10 (independientements del |, o\ eepeR OF PUERTO RICO, INC. Caja Una $4.75 3 dias 3 dias 30 dias NIA
tamafio en la planta para la
trituracion. Professional Records and Information , Certificada de
N/A
Management, LLC Caja Una $7.50 24-48 Horas | 24-48 Horas Destrucgion
P. NITARIA RECI E DEL ) ) . .
Dispaosicion de documentas ('\?gRRTE &%Mg-T) CICES Caja Una $3.15 1 dia 3-5 dias N/A Ninguno
publicos y reciclaje por caja
11 (independientemente del  [INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Caja Una $4.95 3 dias 3 dias 30 dias N/A
tamafio llevando la unidad movil B o T Cotoado o
turacion. rofessional Records and Information . N/A
al lugar para la trituracion Management, LLC Caja Una $8.00 3 Horas 24.48 Horas —
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Seleccion Multiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicion de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

NORTE INC. P.T) pie clibico | 1 a 50 cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para Ninimo mensual de
12 almacenaje de caja pequefia de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie ctibico | 1 a 50 cajas $0.18 3 dias 3 dias 30 dias el
J
12 10 % 15" almacenamiento $100.00
Professional Records and Information B . Certificado de
Management, LLC ple ciibico | 1 a 50 cajas $0.22 N/A 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . 512200
NORTE INC. P.T) pie cdbico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para 512200 Ninimo mensual de
13 a!macenij;tiic(:)anji EJEe):quena de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clbico cajas $0.18 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $170.00
Professional Records and Information L 512200 Certificado de
Management, LLC pie clibico cajos $0.21 N/A 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL e 201 a 500
NORTE INC. P.T) pie clbico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para 201 3500 Vinimo mansual d
14 almacena112en<ie1([:)ejjj ilggueﬁa de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. ple clbico cajes $0.18 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $300.00
Professional Records and Information o 201 a500 Certificado de
Management, LLC pie cubico cajas 3020 NIA 24-48 Horas Destruccion NiA
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL .. |601cajasen
NORTE INC. P.T) pie clbico adelante N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para 501 caias en
15 almacenaje de caja pequefia de [INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clbico cajas $0.18 3 dias 3 dias 30 dias N/A
By A0y 4D adelante
12°x10"x 15
Professional Records and Information ... |501cajasen Certificado de
Managarment, LLC ple clbico adelants $0.18 NIA 24-48 Horas Destruccion N/A
e &%MS%TAR'A RECICLAJEDEL | 1o cubico [1250caas|  NB NIA NIA NIA NIA
Costo por contrato mensual para — Pr——
16 almacenaje de caja grande de |INFOKEEPER OF PUERTQ RICO, INC. ie cibico | 1 a 50 cajas $0.18 3 dias 3 dias 30 dias nimo mensua ¢
p |
A8 % 10" x 24" almacenamiento $100.00
Professional Records and Information L ; Certificado de
Management, LLC pie cibico | 1 250 cajas $0.22 N/A 24-48 Horas Destruccian N/A
(CORP. COMUNITARIARECICLAJEDEL | . ... | 512200
NORTE INC. P.T) pie cdbico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para 512200 Ninimo mensual de
17 almacen1aé¢"e )((1(13 Ocna)j(azi:ande de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clbico calen $0.18 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $170.00
Professional Records and Information oy 512200 Certificado de
Management, LLC pie ciibico celoe $0.21 N/A 24-48 Horas Destruccion N/A
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Seleccion Multiple para el Manejo, Aimacenamiento y Disposicion de Documentos Publicos para

Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . 201 a 500
NORTE INC. P.T) pie clbico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para 201 a 50 Mini Id
18 | amacenaje de cajagrande de |INFOKEEPER OF PUERTORICO, INC. | pie cibico Oca?as 01 018 3 dias 3 dias 30 dias lmacnastionto $300.00
15" x 10" x 24"
Professional Records and Information . ... | 2012500 Certificado de
Manzagement, LLC pie ctibico cajas $0.20 N/A 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL ... |501cajasen
NORTE INC. P.T) pie ctibico adelante N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato mensual para
19 | almacenaje de caja grande de |\ c o eeoer oF PUERTORICO, INC. | piecibico |20 CA% 8N g04g 3 dias 3 dias 30 dias N/A
15"x 10" x 24 adelante
Professional Records and Information P 201 a 500 Certificado de
Management, LLC pie clibioo cajas 8020 NA 24-48 Horas Destruccion NA
(o ﬁ,%'f"g.“}')TAR'A RECICLAEDEL | o cibico |1a50caias|  n/B NIA NIA NIA NA
Costo por contrato anual para R
20 almacenaje de caja pequeiia de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie cibico | 1250 cajas $0.17 3dias 3 dias 30 dias alma cer:(;mi ent: $50.00
12°x10"x 18" .
Professional Records and Information D . Certificado de
Management, LLC pie cdbico | 1 a 50 cajas $0.22 N/A 24-48 Horas Destruccian N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL T 51a200
NORTE INC. P.T) pie cbico calas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para 512 200 Ninimo mensual de
21 almaoenij;cief(:)?i $§9ueﬁa de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clibico calas $0.17 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $85.00
Professional Records and Information o 512200 Certificado de
Management, LLC pie clbico cajos $0.21 N/A 24-48 Horas Destruccién N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . 201 a500
NORTE INC. P.T) ple cubico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para 201 2500 Minimo mensual de
22 almacenaje de caja pequefia de |INFOKEEPER OF PUERTO RICQ, INC. . $0.17 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento N/A
12'%10'x 15" cajas $150.00
Professiona! Records and Information S 201 a500 Certificade de
Management, LLC pie clibico s $0.20 N/A 24-48 Horas Destruccién N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL e 501 cajas en
NORTE INC. P.T) pie clibico adelante N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para 501 caias en
23 almacenaje de caja pequefia de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC, pie cubico adel :Ja nte $0.17 3 dias 3dias 30 dias N/A
12°x10"x 15"
Professional Records and Information ... |501 cajasen Certificado de
Management, LLC ple clibico adelante $0.18 N/A 24-48 Horas Destruccién N/A
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/ Seleccion Multiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicion de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

NORTE INC. P.T) pie ctbico | 1250 cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para - Vinimo meneual do
24 almacenaje de caja grande de |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clbico |1 a 50 cajas $0.17 3 dias 3 dias 30 dias e
15" % 10" x 24" almacenamiento $50.00
;r::;;“;:::tf‘ffgds and Information ple cilbico | 1a50cajas|  $0.22 N/A 2448 Horas cggg”:sjac‘i‘i’é‘;e N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL pie cibico 51 3.200 N/B N/A N/A N/A N/A
NORTE INC. P.T) cajas
Costo por contrato anual para 512200 Vinimo mensual de
25 1al5r’r’1)a(c1e0nna)1(e2cli(”e cajagrande de  |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie cibico cajas $0.17 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $85.00
Professional Records and Information L 512200 Certificado de
Management, LLC pie clibico cajas $0.21 N/A 24-48 Horas Destriccion N/A
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL L 201 a500
NORTE INC. P.T) pie ctibico cajas N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para 2012500 Ninimo mensual de
26 almacen1aé? ;1? (;:"aiazirﬁande de |[INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. pie clibico calas $0.17 3 dias 3 dias 30 dias almacenamiento $150.00
Professional Records and Information NP 201 a500 Certificado de
Management, LLC pie clbico cajas $0.20 N/A 24-48 Horas Destruccion N/A
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL L 501 cajas en
NORTE INC. P.T) pie cubico adelante N/B N/A N/A N/A N/A
Costo por contrato anual para 501 calas en
27 | aimacenie de caiagrande de [INFOKEEPER OF PUERTORICO,INC. | pie aibion | |J nf & s047 3 dias 3 dias 30 dies N/A
15°x 10" x 24" SIEHE
Professional Records and Information ... |501cajasen Certificado de
Management, LLC pie clbico adelante $0.18 A &iiiHones Destruccion NiA
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL
N N/A N/A
Costo estandar por accesoa |NORTE INC. P.T) Documentdl) Uno NB NiA " /
documento (iempo de ) ) .
28 respuestade 48 hors'aung INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Documento Uno $1.45 3 dias 3 dias 30 dias N/A
semana) Professional Records and information
Management, LLC
(VR &%Mg'}")TAR'A RECICLAJEDEL | pocumento| — Uno NB N/A NIA NIA NIA
Costo por acceso urgente a ’
29 documento (tiempo de INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Documento Uno $5.00 3 dias 3 dias 30 dias N/A
respuesta Inmediata a 24 horas) e P Certificado de
M:ﬂ:ifnlant ffgr s nd information Documento Uno $1.50 2448 Horas | 24-48 Horas E?esltlrcucc?én N/A
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f Seleccion Miltiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicién de Documentos Publicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Puede variar

Costo de recogido aplica para mas

Libra Una $0.60 ) 35 dias N/A de 200 libras y menos de esa
NORTE INC. P.T) seglin volumen cantidad ser4 evaluado.
30 Material triturado para reciclar , , . )
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Libra Una $0.06 3 dias 3dias 30 dias N/A
;f;i;j;"jfffg’ds and Information Libra Una $0.06 2448 Horas | 2448 Horas Cg:;?;i‘i‘l’o‘ie N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL Puede variar . Este costo es para mas de 2,000
L NORTE INC. P.T) Tonelada Una $170.00 segun volumen o NiA libras y menos libras seré evaluado.
Disposicion de documentos
(blicos. Caj i
3 p”b"ms1 o )J(azﬂrjg,dsesde 15"X | INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Tonelada |  Una N/A N/A NJA N/A N/A
;r:;easgﬂ;“eﬂfffg'ds and Information Tonelada | Una 30000 | 2048Horas | 2048Horas | oo 0 N/A
E\ICOORERTPE &OCI\'A;JI;I_I)TARIA RECICLAJE DEL Libra Una $0.90 NA 3.5 dias NA Z:::a\ll.anary sera evaluado segin
Costos por clasificacion de )
32 documentos (si aplica) INFOKEEPER OF PUERTQ RICO, INC. Libra Una N/A N/A N/A N/A N/A
:ﬂr:rftzsg:::::tngds and lnformation Libra Una $0.15 24-48 Horas 24-48 Horas ng;?fua;?éie N/A
g%);rPE &%Mgl;{l)TARIA RECICLAJE DEL Tonelada Una $1,800.00 N/A 1.5 dias N/A :;::a\;?nar y seré evaluado segdn
Costos por clasificacion de
33 documentos (si aplica) INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Tonelada Una N/A N/A N/A N/A N/A
a’:;:jfn’;ﬂfffg"’s and Information Tonelada |  Una $30000 | 2448Horas | 2448 Horas Cg:gf:c‘i’o‘;e NA
LCOO;E I(,I\I%Mgr\:})TARIA RECICLAJE DEL Servicio Uno $0.00 Mensual 3.5 dias NIA SOSTJ%L:Z ::J\I,;;::litoado mensual trimestral
Certificacion de destruccion de — :
34 materiales y reporte de impacto |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Servicio Uno $0.00 3dias 3 dias 30 dias N/A
ambiental y trazabilidad r— pprm— rT—
Sl oo o Servicio | Uno $0.00 4BHoms | 48 Hors | oo le NiA
Aplica a bonificacién a la agencia
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL . ) que nos lleve papel triturado a
L NORTE INC. P.T) Libra Una $0.02 N/A 35 dias NIA nuestras plnatas de recicleje en San
Descuentos por bonificaciones Juan o Hatitlo.
35 por materiales de alto valor
reciclable INFOKEEPER OF PUERTO RICQ, INC, Libra Una N/A N/A N/A N/A N/A
Professional Records and Information Libra Una $0.00 N/A N/A N/A N/A

Management, LLC
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Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
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(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Aplica a bonificacion a la agencia
que nos lleve papel triturado a

~ INORTEINC.P.T) Tonelada | Una $40.00 N/A 35 dias NiA nuestras plnatas de reciciie en San
Descuentos por bonificaciones Juan o Hatillo.
36 por materiales de alto valor
reciclable INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Tonelada Una N/A NIA N/A N/A N/A
Professional Records and Information
Management, LLC Tonelada Una $0.00 N/A NIA N/A N/A
Se provee la cantidad
correspandiente de consola de 65
. : (,\?g;r’; &%Mg ':?)TARlA REGIGENE BEL 120 litros Uno $9.50 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de alquulgr mensual de - P en litros. Consola de propiedad de
37 consola de reciclaje para RDN.
dacumentos confidenciales en fa i ciode 13 |
plantade trituracién.  |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 120litos | Uno $20.00 3 dias 3 dias 30 dias inimo por se’%’;;"ooe ~J consciay
Professional Records and Information . Certificado de
N/A
Managemet, LLC 120 litros Uno $10.00 1 Hora 24-48 Horas Destruccion /
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
i i &Cé);rz %%Mg I%TARIA RECICEREEE 240 litros Uno $19.00 Dia fijo mensual |  3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de 3qu"?’ mensual de i en litros. Consola de propiedad de
consola de reciclaje para RDN.
38 )
documentos confidenciales en la e oA |
planta de trituracién.  INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 240lifros | Uno $30.00 3 dias 3 dias 30 dias nimo por Seg’g’(fme ~ consaiag
Professional Records and Information . Certificado de
Management, LLC 240 litros Uno $12.00 1 Hora 24-48 Horas Destruccién N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
» ) E\ICC?Rﬁ'PE. &%Mgﬁl)TARlA RECICLAJEDEL | 660 jiros Uno $57.00 Dia fijo mensual | 35 dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de alquulgr m.ensual de e en litros. Consola de propiedad de
39 consola de reciclaje para RDN.
documentos confidenciales en la
planta de frituracion. INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 660 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A

Professional Records and Information

Management, LLC
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Geccién Maltiple para el Manejo, Aimacenamiento y Disposicion de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65

- , 1100 litros Uno $95.00 Dia fijo mensual 3-5dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de alqmle.r mgnsual de |NORTE INC. P.T) en litros, Consola de propiedad de
consola de reciclaje para RDN
40 ) -
documentos confidenciales en la
planta de trituracion. INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 1100 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
Professional Recards and Information . ! g " .
Management, LLC 660 litros Uno No Bid No Bid No Bid No Bid N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
o stosler ol o INORTE G ARECICLAEDEL | 4a0liros | tno | $11400 | Diafjomensual | 35 das NA  |galones, squivalente a suvolumen
Servicio de alquiler anual de - en litros, Consola de propiedad de
consola de reciclaje para RDN.
41 \
documentos confidenciales en Minimo de visita de 1-3
la planta de trituracién.  |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 120litros | Uno $7.50 3 dias 3 dias 30 dias RS "'?sft;; 0601' SO
Professional Records and Information
Management, LLC
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
Senvicio de alqu | &?g;g &%Mg T)TARIA RECICLEEBS: 240 litros Uno $228.00 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
ervicio de alquiler anual de P en litros. Consola de propiedad de
consola de reciclaje para RDN
42 . .
documentos confidenciales en Vi sita de 13 I
la planta de trituracion. INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 240 litros Uno $13.00 3 dias 3 dias 30 dias Iimo de Vlssfz%% = s
Professional Records and Information . Certificado de
Management, LLC 120 litros Uno $120.00 1 Hora 24-48 Horas Destrucdian N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
icio de alquil | E\JCOOR?T% I(L%Mgl\%l)TARIA RECICLAIEIBEE 660 litros Uno $684.00 Dia fijo mensual 3-5dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de alquiler anual de <P en litros. Consata de propiedad de
consala de reciclaje para RDN
43 . )
documentos confidenciales en
la planta de trituracion. INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 660 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
professional Records and Informaticn 660litos | Uno No Bid No Bid No Bid No Bid NIA

Management, LLC




RFP 26J-02824

%Seleccién Maltiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicién de Documentos Publicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65

- . 1100 litros Uno $1,140.00 | Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
Servicio de alqw.leran_ual de [INORTEINC. P.T) en litros. Consola de propiedad de
44 consola de reciclaje para RDN.
documentos confidenciales en
la planta de trituracion. INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 1100 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
Professional Records and Information . ) . . .
Management, LLC 1100 litros Uno No Bid No Bid No Bid No Bid N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
Servicio de alquiler mensual de g\?g;rz &%ME%TANA REGIGEAEDE: 120 litros Uno $9.50 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros. Consola de propiedad de
45 dacumentos confidenciales RDN.
llevando la unidad movil al lugar . . . . Minimo por servicio de 1-3 consolas
para la rituracion INFOKEEPER OF PUERTQ RICO, INC. 120 litros Uno $25.00 3 dias 3 dias 30 dias $75.00
Professional Records and Information . Certificado de
Management, LLC 120 litros Uno $15.00 1 Hora 24-48 Horas Destruceion N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
Servicio de alquiler mensual de &COOR'?% &%ME%TARIA REGIGEEIE DEL 240 litros Uno $19.00 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litras. Consola de propiedad de
46 documentos confidenciales RDN.
llevando la unidad mévil a! fugar . . . . Minimo par servicio de 1-3 consolas
para la trituracién INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 240 litros Uno $35.00 3 dias 3 dias 30 dias $105.00
Professional Records and Information : Certificado de
Management, LLC 240 litros Uno $17.00 1 Hora 24-48 Horas Destruccion N/A
Se provee la cantidad
correspondiente de consala de 65
Servicio de alquiler mensual de s\?g;ri fr:d%Mg r::_l)TARIA REGEEERE. 660 litros Uno $57.00 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros. Consola de propiedad de
47 documentos confidenciales RON.
llevando la unidad mévil al lugar .
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 660 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A

para la trituracion

Professional Records and Information
Management, LLC
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RFP 26J-02824

Seleccién Maltiple para el Manejo, Alimacenamiento y Disposicion de Documentos Publicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65

Servicio de alquiler mensual de |yarTE INC. P 7 1100 litros Uno $95.00 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros. Consola de propiedad de
48 documentos confidenciales RDN.
llevando la unidad mévil al lugar INFOKEEPER OF P i
para la trituracion UERTO RICO, INC. 1100 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
Professi fi i , ] ) ) )
Feroamint g rrmelie 660liros | Uno No Bid No Bid No Bid No Bid NA
Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65
; T , - . i
Servicio de alquiler anual de %JSFPE &%Mgl::_l) AR RECIGEREC BEL 120 litros Uno $114.00 Dia fijo mensual 3-5dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros. Consola de propiedad de
49 documentos confidenciales RDN.
llevando la unidad mévil al lugar ! i i i B
para la tituracion INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 120 litros Uno $10.00 3 dias 3dias 30 dias Minimo de 1-3 consolas $30.00
P - ' -
Cerar g o roreon 120itos | Uno | $18000 fHora | 244gHors | CHI00e NA
Se provee la cantidad
‘ RP. T . . correspondiente de consola de 65
Servicio de alquiler anual de (I\?(;)RTTE I?\I%Mg r;l) AR RECIGERETRER 240 litros Uno $228.00 Dia fijo mensual 3.5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros, Consola de propiedad de
50 documentos confidenciales RON.
llevando la unidad mévil al lugar ! ) i i B
para la trituracion INFOKEEPER OF PUERTQ RICO, INC. 240 litros Uno $15.00 3 dias 3 dias 30 dias Minimo de 1-3 consolas $45.00
Professi R i . i
s Lo o el 20liros | Uno | $20400 fHora | 2448 Horas | OO0 NiA
Se provee la cantidad
) RP. correspondiente de consola de 65
Servicio de alquiler anual de E\IC(;)RTE &%ME%TARM RECICEAJEIPEL 660 litros Uno $684.00 Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
consola de reciclaje para o en litros. Consola de propiedad de
51 documentos confidenciales RDN.
llevando la unidad movil al lugar INFOKE o )
para la frituracion EPER OF PUERTO RICO, INC. 660 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
Professi i , . . . .
reiGasional Rexorde grnfori on 660iros | Uno No Bid No Bid No Bid No Bid NA

Management, LLC
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RFP 26J-02824

Seleccién Muitiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicién de Documentos Publicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL

Se provee la cantidad
correspondiente de consola de 65

Servicio de alquiler anual de NORTE INC. P.T) 1100 litros Uno $1,140.00 | Dia fijo mensual 3-5 dias N/A galones, equivalente a su volumen
Consola de recidaje para e en litros. Consola de propiedad de
52 documentos confidenciales RDN.
llevando la unidad mévil al lugar
para la trituracion 9 INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. 1100 litros Uno N/A N/A N/A N/A N/A
;’;’;‘:Zse'fn'ﬁffg"s and Information M001itros | Uno No Bid No Bid No Bid No Bid N/A
#\ICC?RRTZ I%%MS%TARM RECICLAJE DEL Vigje Uno $65.00 Segln necesidad |  3-5 dias NIA No aplica a Vieques ni Culebra
53 S°"C'|t:'cge;'sr§|ra”é‘edr:°c‘i’é”§2t° %€ ||NFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Vigje Uno $10.00 1 dia 3 dias 30 dias N/A
;’:::Zj;’fn'fffgds and Informaion Vigje Uno $25.00 IHora | 2448 Horas Cg:;‘j;ac‘i?éze NIA
g\ICé)RRTPE &%ME%TARIA RECICLAJE DEL Vigje Uno $130.00 SP:::: \\,l;:i: . 3.5 dias NIA g;ztso aplica para menos de 101
Zona 1 Carolina; Candvanas, $0.25 /u 1815
54 Carolina, Loiza, Luguillo, Rio [INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno ' v'a'u 3 dias 3dias 30 dias N/A
Grande, Tuflo Ao fom e — aje —
Tt b1 ormation Viaje Uno $25,00 2Horas | 4dBHoras | o tal E NIA
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar i Costo aplica para menos de 101
NORTE INC. P.T) Vigje Uno $130.00 segin volumen 3.5 dias N/A cajas
55 Myﬁ Guaynabo, |\ e oKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno | S0.280f8IS 3 dias 3 dias 30 dias NIA
an Juan vigje
;fszzse'fn’;ﬂffgds and Information Vigje Uno $25.00 2Horas | 2448 Horas ng::fcdc‘l’o‘ie NA
{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar o Costo aplica para menos de 101
Zona 3 Bayamén: Bayamén, |[NORTE INC. P.T) Viaje Uno $130.00 segun volumen 36 dias NiA cajas
Catafio, Corozal, Dorado, - $0.25 cfu /315 ) . .
56 Naraniito, Toa Alt2, Toa Baja INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno Vidle 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Vega Altay Vega Baja i i i
gaflayvegasa ;f;:ﬂfn’gﬂfffgds and Information Vige Uno $35.00 OHoras | 24-48 Horas ng;fr‘fcdc‘l’é‘;e NIA
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar . Costo aplica para menos de 101
Zona 4 Arecibo: Arecibo,  [NORTE INC. P.T) Viaje Uno $130.00 seqUin volumen 36 dias NiA cajas
Barceloneta, Camuy, Ciales, . $0.50 clu ) ) .
57 Hatilo, Lares, Manati, Morovis, INFOKEEPER OF PUERTQ RICQ, INC. Viaje Uno 1$34.90 viaje 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Quebradillas, Utuado y Florida i i . i
Y ;’:;f;;ﬁfffgds and Information Vige Uno $36.00 3Horas | 24-48 Horas ng;‘?fuaodc‘i’éie N/A
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RFP 26J-02824

Seleccion Muitiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicion de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

{CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar ) Costa aplica para menos de 101
. NORTE INC. P.T) Vigje Uno $130.00 seqtin volumen 3-5 dias N/A cajas
g
Zona 5 Aguadilla: Aguada, $050¢/
58 | Aguadila, Isabela, Las Marias, |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Vigie Uno | eareg \C/iz‘e 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Moca, Rincén, San Sebastian e Loy e . | Cortfoado d
roressional Recoras and informauon Ty ertil 0 ge
Management, LLC Vigje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccién N/A
s (CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar . Costo aplica para menos de 101
Zona 6 Maygguez. A'nasco, NORTE INC. P.T) Vigje Uno $130.00 seqtin volumen 3-5 dias N/A cajas
Cabo Rojo, Guénica, $050 0
59 Hormigueros, Lajas, Maricao, |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno /$34'90 3i:ie 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Mayagliez, Sébana Grande, San T - : Cortficado o
roiessionat hecoras and information .y ertil
German Managemen, LLC Viaje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccién N/A
- {CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar . Casto aplica para menos de 101
. Zor?a 7 Ponce: Adjuntas', NORTE INC. P.T) Vigje Uno $130.00 segin volumen 3-5 dias N/A cajas
Aibonito, Coamo, Guayanilla, 0500l
60 Jayuya, Juana Diaz, Orocavis, INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno 53 4' 90 31:'e 3 dias 3 dias 30 dias NIA
Periuelas, Pance, Villalba y S T - J Cortifcado d
rofessional Records and Information . ertificado de
Yauco Management, LLC Viaje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccién N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar . Costo aplica para menos de 101
NORTE INC. P.T) Viaje Uno $130.00 seatn volumen 3-5 dias N/A i
g f
Zona 8 Caguas: Aguas Buenas, $0.50 o/
61 Barranquitas, Caguas, Cidra, |INFOKEEPER OF PUERTO RICQ, INC. Viaje Uno 83 4'90 vi:'e 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Comerio, Gurabo y San Lorenzo e o . ! oo
rotessional Records and Information - ernificaao de
Management, LLC Vigje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar . Costo aplica para menos de 101
NORTE INC. P.T) Viaje Uno $130.00 S 3-5 dias N/A caies
g
Zona 9 Guayama: Aroyo, $050 0
62 Cayey, Guayama, Patillas, ~|INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno /83 4‘ 90 v':'e 3 dias 3dias 30 dias N/A
Salinas, Santa Isabel s o =t = Cortiioadode
rofessional Records and Information = et C
Management, LLC Viaje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccion N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar " Costo aplica para menos de 101
NORTE INC. P.T) Viaje Uno $130.00 segiin volumen 3-5 dias N/A cajas
Zona 10 Guayama: Arroyo, 0500
63 Cayey, Guayamag, Patillas, |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Vigje Uno 8 4'90 Y 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Salinas, Santa Isabel B e T SIS Carticado o
roressional ikecoras and Intormation . e erunc
Mansgement, LLC Viaje Uno $35.00 4 Horas 24-48 Horas Destruccion N/A
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Seleccion Multiple para el Manejo, Almacenamiento y Disposicién de Documentos Piblicos para
Todas las Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno de Puerto Rico
Vigencia: 18 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2029

(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Puede variar " Costo aplica para menos de 101
Viaje Uno $130.00 , 3-5 dias N/A !
Zona 10 Humaczo: Ceiba, | NORTEINC.P.T) seglin volumen i
g4 |Fajardo, Humacao, Juncos, Las |INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. Viaje Uno S050cu 3 dias 3 dias 30 dias N/A
Piedras, Naguabo, Yabucoa y 1$34.90 vigje
Maunabo Professional Records and Information - Certificado de
Management, LLG Viaje Uno $35.00 4Horas | 24-48Horas | "o o o N/A
(CORP. COMUNITARIA RECICLAJE DEL - Aplica para ) ida y regreso independientemente
NORTE ING. P.T) Vigje Uno $500.00 menos de 101 30 dias N/A el vo
65 20’:261]1”;53'?5 C"{'J‘I‘:l')cr; O |INFOKEEPER OF PUERTORICO, ING. Viaje Uno | $750.00 viaje 3 dias 3 dias 30 dias N/A
:J::ZZZ';ELRELCEMS i HoEEion Viale Uno No Bid No Bid No Bid No Bid NIA
Licitadores:
JOHANNY PADILLA MARTINEZ
Ejecufiva de Ventas

Corporacién Comunitaria Reciclaje del Norte, Inc. P.T.
Tel, 787-262-0305, 787-688-9008
LUIS@RECICLAJEDELNORTE.COM
JOHANNY@RECICLAJEDELNORTE.COM

LAURA CORZO HERNANDEZ
Gerente de Cuentas

Infokeepers of Puerto Rico, Inc.
Tel. 787-788-6270, 787-630-4894
sandra_pachecoi@dscpr.com

laura_corzo@dscpr.com

TOMAS LOPEZ FERRER

Market Leader

Pofessional Records and {nformation Management, LLC
Tel. 787-701-5505, 787-679-5399
msantiago@primpr.com

tomas.lopez @accessoom.com
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